Claudia M Narcizo

De: Ariana da Silva Tibau
Enviado em: segunda-feira, 12 de junho de 2023 14:44
Para: Claudia M Narcizo
Assunto: ENC: PP 1-23 - Questionamento 2061-2022
o= Ariana da Silva Tibau
. SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAQAO E FINANCAS — SAF
JUCER.JA
» Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
f JUCERJA
(@} Av. Rio Branco, 10
Centro - Rio de Janeiro-RJ

GOVERNO DO EsTapo CEP:20090-000

RIO DE JANEIRO 55212334-5424

De: Ariana da Silva Tibau

Enviada em: quinta-feira, 25 de maio de 2023 13:55

Para: 'sergio.ribeiro@sonda.com' <sergio.ribeiro@sonda.com>; 'sergio.ribeiro@ctis.com.br'
<sergio.ribeiro@ctis.com.br>

Cc: Luciene F. dos Santos - SAF <luciene.fraga@jucerja.rj.gov.br>; Claudia M Narcizo <claudia.m@jucerja.rj.gov.br>;
'flaviane.lioi@sonda.com' <flaviane.lioi@sonda.com>

Assunto: ENC: PP 1-23 - Questionamento 2061-2022

Sérgio,
Boa tarde.

Segue esclarecimento prestado pela area técnica:

Pedido de esclarecimento:
“Solicitamos esclarecimentos conforme descrito abaixo referente ao PP 1-23:

Item 14.8, pagina 23 do edital.

b) Item 6: Os pagamentos relativos ao item 6 do Lote 1. serdo realizados mensalmen
em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas.

Como pode ser verificado no item 6 também serd de 36

meses,
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da mesma forma dos itens de 1 a 5, onde os pagamentos serdo realizados anualmente, em 3 parcelas

iguais, inclusive conforme sistemadtica de pagamento do fabricante. Isto posto, entendemos assim, que o
1



item 6 também sera pago da mesma forma dos itens 1 a 5, ou seja 3 parcelas anuais. Estd correto o nosso
entendimento?”

Resposta — Area Técnica
“O item 6 do lote 1 serd pago em parcelas mensais. Como todo o lote terd um ganhador, o contrato sera feito
por 36 meses como os demais itens, porém seu pagamento serd mensal por se tratar de uma subscri¢ao.”

Atenciosamente,

Comissao de Licitagao

o= Ariana da Silva Tibau
. SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAGAO E FINANCAS — SAF
JUCERJA
» Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
f \ JUCERJA
@ Av. Rio Branco, 10
Centro - Rio de Janeiro - RJ

GOVERNO DO EsTapo CEP:20090-000

RIO DE JANEIRO 55212334-5424

De: Felipe B. dos Santos - SIF Desenvolvimento <felipe.barreiros@jucerja.rj.gov.br>

Enviada em: quinta-feira, 25 de maio de 2023 13:38

Para: Ariana da Silva Tibau <ariana.tibau@jucerija.rj.gov.br>; Aldo Fernandes Avila <aldo.avila@jucerja.rj.gov.br>
Assunto: RES: PP 1-23 - Questionamento 2061-2022

Ariana, boa tarde.

O item 6 do lote 1 sera pago em parcelas mensais. Como todo o lote tera um ganhador, o contrato sera feito por 36
meses como os demais itens, porém seu pagamento serd mensal por se tratar de uma subscrigao.

ro= Felipe Barreiros dos Santos
o
|

JUCERJA

> Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
f \ JUCERJA

@ Av. Rio Branco, 10
Centro - Rio de Janeiro - RJ
GOVERNO DO ESTADO

CEP:20090-000

RIO DE JANEIRO 55212334-5405

De: Ariana da Silva Tibau <ariana.tibau@jucerja.rj.gov.br>

Enviada em: quarta-feira, 24 de maio de 2023 17:42

Para: Aldo Fernandes Avila <aldo.avila@jucerja.rj.gov.br>; Felipe B. dos Santos - SIF Desenvolvimento
<felipe.barreiros@jucerija.rj.gov.br>

Assunto: ENC: PP 1-23 - Questionamento 2061-2022

Aldo e Felipe,

Segue questionamento formulado pela empresa CTIS.



Pode responder e me enviar?

Atenciosamente,

o= Ariana da Silva Tibau
. SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAGAO E FINANCAS — SAF
JUCERJA
» Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
f ) JUCERJA
@ Av. Rio Branco, 10
Centro - Rio de Janeiro - RJ

GOVERNO DO EsTapo CEP:20090-000

RIO DE JANEIRO 55212334-5424

De: Luciene F. dos Santos - SAF <luciene.fraga@jucerja.rj.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 24 de maio de 2023 17:36

Para: Ariana da Silva Tibau <ariana.tibau@jucerija.rj.gov.br>
Assunto: ENC: PP 1-23 - Questionamento,

Encaminhando...

o= Luciene F.dos Santos
. ASSESSORA
|

JUCER.JA
> Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
f \ JUCERJA
@ Av. Rio Branco, 10
Centro - Rio de Janeiro-RJ

GOVERNO DO ESTADO CEP: 20090-000

RIO DE JANEIRO 552123345468

De: Sergio Miranda Ribeiro <sergio.ribeiro@ctis.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 24 de maio de 2023 17:35

Para: Luciene F. dos Santos - SAF <luciene.fraga@jucerja.rj.gov.br>
Cc: Flaviane de Souza Lioi <flaviane.lioi@sonda.com>

Assunto: ENC: PP 1-23 - Questionamento,

Luciene,

Conforme conversamos, como o email "licitacoes@jucerija.rj.gov.br" estd dando erro estou te enviando o
guestionamento abaixo.

Segue tbm o print do erro.



@ Microsoft Outlook @
Fara: Sergio Miranda Ribeiro Qua, 2023-0¢

== PP 1-23 - Questionamento,
ltem do Outhook

b

] Office 365

M3o foi possivel entregar a sua mensagem para licitacoes@jucerja.rj.gov.br.

licitacoes nao foi encontrado no jucerja.rj.gov.br.

sergio.ribeiro Office 365 licitacoes

Aiﬁn Mecessaria Destinatario

Enderego Para desconhecido

Atenciosamente,

Sérgio Miranda Ribeiro
Executivo de Vendas
S 0 N DA Setor Pablico Bragil

L +55 21 96421 9840

make it easy sergio.ribeirof@sonda.com
Av. Nilo Peganha_ 50 - Centro - Rio de Janeiro

BT — Brazil - 20020-100 - www.sonda.com/pt-br

I"rglC[:rr:rn:ur’n3'.iﬂ|:|s con el medio ambiente. No imprima este mail si no es necessario

De: Sergio Miranda Ribeiro

Enviado: quarta-feira, 24 de maio de 2023 17:22

Para: licitacoes@jucerja.rj.gov.br <licitacoes@jucerja.rj.gov.br>
Cc: Flaviane de Souza Lioi <flaviane.lioi@sonda.com>

Assunto: PP 1-23 - Questionamento,

Prezados, boa tarde!
Solicitamos esclarecimentos conforme descrito abaixo referente ao PP 1-23:

ltem 14.8, pagina 23 do edital.

b) Item 6: Os pagamentos relativos ao item 6 do Lote 1. serdo realizados mensalmen
em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas.



Como pode ser verificado no item 6 também serd de 36
meses,
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da mesma forma dos itens de 1 a 5, onde os pagamentos serdo realizados anualmente, em 3 parcelas
iguais, inclusive conforme sistematica de pagamento do fabricante. Isto posto, entendemos assim, que o
item 6 também sera pago da mesma forma dos itens 1 a 5, ou seja 3 parcelas anuais. Esta correto o nosso
entendimento?

Atenciosamente,

Sérgio Miranda Ribeiro
Executivo de Vendas
S 0 N DA Setor Pablico Bragil
: ® +55 21 96421 9840
make it easy sergio.ribeirof@sonda.com
Av. Nilo Peganha_ 50 - Centro - Rio de Janeiro

BT — Brazil - 20020-100 - www.sonda.com/pt-br

JCDTCFDI“’IE'.HDS con el medio ambiente. Mo imprima este mail i no 85 necessario

Esta mensagem, incluindo seus anexos, é confidencial e seu conteuldo é restrito ao seu destinatério. Caso tenha
recebido por engano, favor retorna-la ao destinatdrio e apaga-la de seus arquivos. E expressamente proibido o uso
ndo autorizado, replicacdo ou dissemina¢do da mesma, podendo haver sang¢des disciplinares, civel e criminal. As
opinides contidas nesta mensagem e seus anexos ndo necessariamente refletem a opinido da Companhia. A CTIS
agradece a colaboracao.



